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DE SANTIAGO
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REF.: PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE
SU PROPIO PECULIO.

RESOLUCION EXENTA N° 2 l 0 7

SANTIAGO, 95 SEP 2013

VISTOS:

El Correo Electrénico de fecha 05 de septiembre de 2013, emitido por la Srta. Inés
Villarroel Canga, Jefa Departamento Finanzas, por medio del cual informa que por
urgencia el Sr. Carlos Belmar P. Encargado de Oficina de Informatica, comprd 2 (dos)
LINKMADE 2KM MM 1310NM Media Converter SC 100MBPS, para ser sustituido en

Seccion Inventario y solicita reembolso del gasto incurrido;

E| correo Electrénico de fecha 05 de septiembre de 2013, emitido por la Srta. Verdnica
Espinoza Paez, Jefe de Gabinete, en el cual sefiala V°B° de don Mauricio Fabry Otte,

Director del Parque Metropolitano de Santiago;

La Factura Electrénica N° 6084, de fecha 12 de agosto de 2013, perteneciente a
TECNOLOGIA LK SPA., RUT. N°76.567.200-7, por un monto de $ 63.308.- (sesenta
y tres mil trescientos ocho pesos) IVA. Incluido, por compra de 2 (dos) LINKMADE 2KM
MM 1310NM Media Converter SC 100MBPS;

La Ley N° 20.641 de fecha 22 de diciembre de 2012 que aprueba el presupuesto del

Parque Metropolitano de Santiago para el afio 2013;

La Resolucidén N° 1600 de 30 de Octubre de 2008, de la Contraloria General de la

Republica, sobre exencién de Toma de Razdn;

Las facultades y atribuciones contempladas en el D. S N° 891, de 1966 del Ministerio
del Interior, lo indicado en el Articulo N© 13 de la Ley N© 16.582, las Resoluciones N°©
11, del 30 de Junio de 1976 y N° 1072, del 03 de Julio de 1980, ambas de la Direccidén
del SERVIU Metropolitano, el D.S. N° 47, del 12 de septiembre de 2013, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo y la Resolucién Exenta N°116 de fecha 23 de enero de 2013

del Parque Metropolitano de Santiago.

CONSIDERANDO:

Que, el Sr. Belmar Patifio, pago de su propio peculio la cantidad de $63.308.- (sesenta

y tres mil trescientos ocho pesos) IVA. incluido, segtn lo singularizado en el visto ¢);




RESUELVO:

10 Paguese, a don Carlos Belmar P., Cédula de Identidad N°13.357.472-7, Profesional
a Contrata, grado 8°, segun E.U.R. del PMS., hasta la suma de $ 63.308.- (sesenta y
tres mil trescientos ocho pesos), correspondiente a reembolso de gasto de su propio

peculio, segun lo indicado en el visto a).

2° Imputese el gasto que irrogue el cumplimiento de la presente Resolucion Exenta al item
22.04.013 del presupuesto vigente del Parque Metropolitano de Santiago, para el afo
2013.

30 Publiquese en Gobierno Transparente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
Por Orden del Director

" jefe Departamento Fipanzas
Parque Metropolitano de Santiago

DEPARTAMENTO 'FINANZAS
SECCION CONTABILIDAD

SECCION ADQUISICIONES
DISTRIBUCION:

o Departamento Finanzas (¢/a); Divisién Juridica (c/a); Seccién Informatica (c/a); Seccidn
Tesoreria (c/a); Seccién Presupuesto (c/a);Seccion Adquisiciones (c/a); Seccién Contabilidad
(c/a original); Oficina de Partes (c/a).
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Nataly Sanchez Gonzalez

4

De: Katherine Falcones Contreras

Enviado el: viernes, 06 de septiembre de 2013 12:35
Para: Nataly Sanchez Gonzalez

Asunto: RE: Devolucion/ Carlos Belmar

fstimada Natita

£l ltem es el 22.04.013.

Satudos.

KATERIN FALCONES C.
Seccion Presupuesto
Parque Metropolitano de Santiago ' ,
Fono: 02-7301369
Email: kfalcones@parquemet.cl @&Q{;@&}& .
Web: www.parquemet.gob.cl METROPULITANG
DF SANTIAGO

De: Nataly Sanchez Gonzalez

Enviado el: viernes, 06 de septiembre de 2013 12:14
Para: Katherine Falcones Contreras

Asunto: RV: Devolucién/ Carlos Belmar

Fstimada Katita:
Por favor solicito a Ud., me pudiera informar el N° de item presupuestario, seguin correo que antecede.

Desde ya gracias.

Saludos

NATALY SANCHEZ GONZALEZ.
Secretaria Finanzas
Parque Metropolitano de Santiago

Fono: 02-27301394 @&@@g_}g
Email: nsanchezg@parguemet.cl SAETROPCH ITANG
Web: www.parguemet.gob.cl OF SANTIAGD

De: Veronica Espinoza Paez

Enviado el: jueves, 05 de septiembre de 2013 11:45

Para: Ines Villarroel

CC: Mauricio Fabry Otte; Carlos Belmar Patifio; Nataly Sanchez Gonzalez
Asunto: RE: Devolucion.

hes,
£l Director dio su V°B® para que se reembolse el monto a Carlos Belmar.

Saludos,




VERONICA ESPINOZA PAEL
Jefe de Gabinete
Parque Metropolitano de
Sanfiago
Fono: 02-27301312
Email: vespinoza@parguemet.cl " -
Web: www.parquemet.gob.cl  ME ROPOLITANG
DE SANTIALD

De: Ines Villarroel

Enviado el: jueves, 05 de septiembre de 2013 11:23
Para: Veronica Espinoza Paez

CC: Carlos Belmar Patifio; Nataly Sanchez Gonzalez
Asunto: RV: Devolucion.

Verito

Esperando que te sientas mejor, te cuento:

Carlos Belmar solicité un fondo a rendir, se generd la Res. Ex., pero entre estuvo algunos dias en revisiones, lo cual
obligd a efectuar ta compra por urgencia. Tuvimos que desestimar el proceso de fondo a rendir, por lo que ahora se
requiere V°B® del Director para efectuar proceso de reembolso a Carlos Belmar {$63.308.-)

Saludos cordiales y muchas gracias,

INES M. VILLARROEL CANGA
Jefe Departamento de Finanzas
Parque Metropolitano de Santiago
Fono: 02-27301416
Email: ivillarroel@parguemet.cl
Web: www.parquemet.gob.cl

TROPOUITANG

De: Carlos Belmar Patino

Enviado el: miércoles, 04 de septiembre de 2013 17:39
Para: Ines Villarroel

CC: Nataly Sanchez Gonzalez

Asunto: Devolucion.

inés,

Junto con saludarte, favor no olvidar devolucién por caja chica de $63.308 por la compra de dos media converter, en mi
poder tengo la factura original.

Se despide,
Atentamente.

CARLOS BELMAR P.
Encargado Oficina de Informdtica
Parque Meftropolitano de Santiago

Fono: 02-27301413 5 % b 3
Email: cbelmar@parguemet.cl $ﬁ§%& §
Web: www.parquemet.gob.cl METROPOLITANG

DF SANTIAGO




LiNK

”STORG TECNOLOGIA LK SPA R.U.T.: 76.567.200-7
r IMPORTACION, ARMADO DE ELECTRONICA Y COMPUTACION
%g UB'QU.,'.L' L delierant @ FACTURA ELECTRONICA
WLl oork keooin.. CUEDEE Ousver
DIRECCION: Camino El Guanaco N° 6464, Complejo Industrial
HUECHURABA - SANTIAGO N° 6084
FONO: (56-02) 952 2700
E-MAIL: linkstore@linkstore.cl S.LI. - SANTIAGO PONIENTE
Sefior(es): PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO Fecha: Santiago, 12 de agosto de 2013
R.U.T. 61.809.000-0 Teléfono: 7301300
Giro: PARQUES Y SALAS DE ATRACCIONES
Direccién:  PIO NONO 450
Comuna: PROVIDENCIA Ciudad: SANTIAGO
Referencia

Cédigo Descripcién Cantidad

Precio Unit. Valor Dscto.

AF100-2. LINKMADE 2KM MM 1310NM MEDIA CONVERTER SC 100MBPS 2,00 26.600,00 0,00
TECNOLOGIA LK Sp |
R.U.T.: 76.567.220-7 5
%
12 AG0. 2013 g
~ i
\ L
enTREGADO () L
F;(\RCIAL GUIA N? - _, ]
; . o TECNOLOGIA LK SpA
}‘\QVO%\’\\/ \)‘VWD R.U.T.: 76.567,200-7
12 460, 200
CANCELADO
Fi
rrv?aﬂ{ ///_)
/ Declaro cmfouﬁ{dad[oé total o parcial de los productos seftalados en esta facturay acepto {as condiciones de compraventa sefialadas af j
e especial acepto Gue esta compraventa se rige por el Codigo de Comercio y na por Ia Ley 19496 (SERNAC). g reverso de esta hoja.
SON: SESENTAY TRES M OCHO .--
b Exento: $ Neto: $ 53.200
N Descuento $ 19% VA § 10.108
Recargo: $ Total: $ 63.308

Cancelado por :

Timbre Electronico S.1.1

VENTA REALIZADA POR: YASNA G. - OV106709

Resolucion 116 det 31/10/2012 Vaerifique Documento: hitp:/iwww sil.cl

Nombre : RUT.:

Recinto : Fecha:

“El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo
la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Le agradecemos depositar su pago en ja cuenta corriente 62-66842-3 del banco Santander
_avisando al correo cobranza@dinkstore.cl

a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que

DarE S ek

Firma :

Desarrollado por www.facturacion.cl




Certificado de entrega de numeros de serie

i

Cliente : PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO Fecha Emision : 12-08-2013 11:08:46

RUT : 61.809.000-0 Egreso N° : 106709
Telefono : 7301300 Emitido por : ASD ASD
E-Mail : 7301441 E-Mail : bodega@linkstore.cl

Solicitada por :

{TeM TCANT  GTA. CODIGO ______ _DESRIPCION _______ o ioee———ocommmse-
_I_——_Z 12M AF100-2. LINKMADE 2KM MM 1310NM MEDIA CONVERTER SC 100MBPS

[CHOLC113CMM0045 - CHO1C113CMMOO036

ESTIMADO CLIENTE: SIN ESTA HOJA NO SE GESTIONARAN GARANTIAS

Tecnologia LK SPA. - Guanaco Norte #6464 / Galpon M2 - Huechuraba
+56229522700 :: linkstore@linkstore.cl - www.linkstore.cl :: 76.567.200-7
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